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Rua Emilia Pires, 135 - Embu- -Guagu - SP - CEP 06900 -B’UD

Tel/Fax 4661-1078 - E-mail camaraembuguacu@uoi.com \br

Oficio n° 106/SC

Embu-Guagu, 11 de Dezembro de 2017

A
Cristina Arakaki
SECAT - DRF - Osasco

INSS Instituto Nacional do Seguro Social
Osasco - SP.

Ref: Compensagbes de contribuicées retida no INSS.

Prezada Senhora

Solicito informagdes retida do FPM junto ao INSS no montante de R$
495.142,51, (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e quarenta e dois reais e
cinquenta e um centavo).

Outrossim solicito também a forma e quantidade de parcelas que a

Cémara Municipal de Embu-Guagu, podera compensar mensalmente em suas

guias de recolhimentos mensais.

Sem mais,

Atenciosamente,
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Delegagio de Compeléncia Porlaria DRF/OSA n® 14012011
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CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUACU

LEVANTAMENTO EFETUADO EM 18/09/2017

Total a compensar

Compet. Valor a Recolher Valor Liquido Valor a Compensar
mar/16 54.017,54 83.143,57 29.126,03
abr/16 53.152,34 82.278,37|~ 29.126,03
mai/16 53.581,50 82.707,53 29.126,03
jun/16 54.180,87 83.306,90 29.126,03
jul/16 54.920,74 84.046,77 29.126,03
set/16 56.085,95 85.211,98 29.126,03
out/16 53.029,59 82.155,62 29.126,03
nov/16 57.997,37 87.123,40|" 29.126,03
dez/16 43.728,01 72.854,04 29.126,03
jan/17 52.037,37 81.163,40 29.126,03
fev/17 55.526,76 84.652,79 29.126,03
mar/17 58.465,58 87.591,61 29.126,03
abr/17 57.321,71 86.447,74 29.126,03
mai/17 54.233,80 83.359,83 29.126,03
jun/17 55.217,64 84.343,67 29.126,03
jul17 52.788,54 81.914,57 29.126,03
(*) ago/17 29.126,03
495.142,51
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Fwd: Enc: Retengdes no FPM - cmeg.contabiI@camaraembuguacu.sp.gov.br - Webmail
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% Fwd: Enc: Retengdes no FPM Nitwen

De: cecilianarimatsu@embuguacu.sp.gov.br
Para: cmeg.contabil@camaraembuguacu.sp.gov.br
Cépia:
Cépia oculta:
Assunto: Fwd: Enc: Retengdes no FPM
Enviada em: 08/12/2017 | 11:18

Recebida em: 08/12/2017 | 11:18
20171207135232.pdf 67.39 KB comp camara... .Xls 13.51 KB ccorgfip ca... .pdf 249.27 KB

-------- Mensagem original --------

Assunto: Enc: Retengdes no FPM

Data: 2017-12-07 15:32

De: Prefeituras - DRFOSA - SP - RFB
<secat.sp.drfosa@receita.fazenda.gov.br>

Para: cecilianarimatsu <cecilianarimatsu@embuguacu.sp.gov.br>

Prezada Cecilia,

—~ Acerca do problema das retengdes indevidas relacionadas a Camara de Embu
Guacgu, verifitamos que nas competéncias 09/2017 e 10/2017 - a situagdo
parece ter sido normalizada (vide tela anexa).

(See attached file: 20171207135232.pdf)

Assim, ratificamos as informacgOes constantes em e-mail abaixo, de
18/09/17,

quanto o valor que poderd ser compensado pela Camara até a data de hoje
-R

$ 495.142,51

Atenciosamente ,
Cristina Arakaki
SECAT - DRF - OSASCO

De: Prefeituras - DRFOSA - SP - RFB
Para: cecilianarimatsu@embuguacu.sp.gov.br@INTERNET
Cc: Prefeituras - DRFOSA - SP - RFB
<secat.sp.drfosa@receita.fazenda.gov.br>
Data: 18/09/2017 15:16

~7- Assunto: Re: Enc: Retengdes no FPM
Enviado por: Cristina Arakaki

Prezada Cecilia,

Em verificacio no sistema de retengao (RETPREF) na data de hoje,
constatamos que a Camara de Embu Guagu teve valores retidos erroneamente
pelo sisterna no valor de R$ 29.126,03 nos periodos indicados em

planilha
abaixo:

(See attached file: comp camara embu guagu.xls)

* OBS: para a competéncia agosto/17 ainda ndo consta o valor declarado

em
GFIP , mas j& consta a retengéo de R$ 29.126,03 no sistema.
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Assim, constatado no batimento recolhido/retido X declarado em GFIP pela
Camara (vide anexo) - que os valores foram retidos indevidamente - a
mesma podera efetuar a compensagao do total indicado.

(See attached file: ccorgfip camara embu guacgu_18-09-2017-123453.pdf)

Ressaltamos que, este valor s6 poderd ser compensado nas GFIP ‘s da

Camara
de Embu Guagu e ndo da Prefeitura - visto que, pelo CCORGIP os valores
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08/12/2017 Fwd: Enc: Retengdes no FPM - cmeg.contabil@camaraembuguacu.sp.gov.br - Webmail

de
retencdo indevida constam no CNP): 65.694.846/0001-14 da Cémara.

Caso a Camara ja faga a opg&o pela compensacao relativa & competéncia do
més de agosta (vencimento no dia 20/09) - devera atentar para que as
informacbes da compensagdo ja constem na GFIP.

Qualquer divida estamos & disposigéo,

Atenciosamente ,
Cristina Arakaki
SECAT - DRF - OSASCO

De: cecilianarimatsu@embuguacu.sp.gov.br

Para: Prefeituras - DRFOSA - SP - RFB
<secat.sp.drfosa@receita.fazenda.gov.br>

Cc: Cristina Arakaki <Cristina.Arakaki@receita.fazenda.gov.br>
Data: 11/09/2017 11:48

Assunto: Re: Enc: RetengBes no FPM

Em 2017-09-11 11:35, Prefeituras - DRFOSA - SP - RFB escreveu.

> Prezada Cecilia,

>
> Estamos analisando a situagdo - mas, nosso sistema de retengdo so

> nos permite um maior detalhamento da situagdo a partir de 16/09 (ele
> no momento encontra-se fechado para algumas funcionalidades).

>
> Assim, tdo logo tenhamos acesso ao sistema te retornamos - no inicio
> da semana que vemn - OK?!

>

> Solicitamos a gentileza de aguardar posicionamento

>

> Atenciosamente ,

> Cristina Arakaki

> SECAT - DRF - OSASCO

> —m--- Repassado por Cristina Arakaki/RFO8/SRF em 11/09/2017 11:33

> De: Cristina Arakaki/RFO8/SRF

> Para: Prefeituras - DRFOSA - SP - RFB@SRF
> Data: 11/09/2017 11:32

> Assunto: Enc: Retengdes no FPM

> Atenciosamente,

>

> CRISTINA ARAKAKI

> Servico de Controle e Acompanhamento Tributario

> Delegacia da Receita Federal em Osasco/SP

> Superintendéncia da Receita Federal na 82 Regldo Fiscal
> (11)2856-8251 | cristina.arakaki@receita.fazenda.gov.br

> N YN

— Repassado por Cristina Arakaki/RFO8/SRF em 11/09/2017 11:31

> De: cecilianarimatsu@embuguacu.sp.gov.br

> Para: Eunice <maria.guerra@receita.fazenda.gov.br>

> Cc: Cristina.Arakaki@receita.fazenda.gov.br

> Data: 11/09/2017 10:46

> Assunto: Re: Retenc¢bes no FPM

>

> -

>

> Em 2017-08-31 11:51, cecilianarimatsu@embuguacu.sp.gov.br escreveu:
>> Prezada Eunice, bom dia.

>>

>> Conforme contato telefonico, seguem demonstrativos SISBB onde
>> comprovam as retenges ocorridas no Nosso FPM - Fundo de

> Participagdo

>> dos Municipios, em diversos periodos entre 05/2016 a 08/2017, de
> R$

>> 29.126,03.

>>

>> Solicitamos o esclarecimento ou a devolugdo dos mesmos.

>>

>> No aguardo de vossas providéncias, aproveitamos para renovar nossos
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MAPA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DA COMPENSACAO DO INSS

REFERENTE AO PERIODO DE 03/2016 A 08/2017

Agildo, Bact
/ Presidente i,

4

| se rgjoAb

i
£
-

da.si

"Iade\

-

Qartatdfin Adminictrativa

O
(@}
0
>
v
m
O
(@)
2
COMP VALOR A RECOLHER VALOR LIQUIDO VALOR A COMPENSAR =
mar/16 54.017,54 83.143,57 - 29.126,03 g.g
abr/16 53.152,34 82.278,37 29.126,03 5>
mai/16 53.581,50 82.707,53 /- 29.126,03 20
A - (0]
jun/16 54.180,87 83.306,90 / 29.126,03 2 g
jul/16 54.920,74 84.046,77 / 29.126,03 20
set/16 56.920,74 85.211,98 / 28.291,24 - 23
. S0
out/16 53.029,59 82.155,62 / 29.126,03 - 53
nov/16 57.997,37 87.123,40 29.126,03 8 %
dez/16 43.728,01 72.854,04 29.126,03 gz
jan/17 52.037,37 81.163,40 / 29.126,03 g3
fev/17 55.526,76 84.652,79 29.126,03 89
mar/17 58.465,58 87.591,61 ~ 29.126,03 S <
abr/17 57.321,71 86.447,74 7 29.126,03 g4
mai/17 54.233,80 83.359,83 . 29.126,03 5G
jun/17 55.217,64 84.343,67 ./ 29.126,03 g<;§
jul/17 52.788,54 81.914,57 / 29.126,03 52
ago/17 54.895,78 84.021,81 ./ 29.126,03 ° gg
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